De: Comptabilité AIDQ

A: Marie-Christine Veilleux

Cc: Marie-France Boudreault

Objet : Re: Suivi - Financement CQCT 2020-2021
Date : 18 février 2022 11:56:13

Piéces jointes : image001.png

Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pieces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

Bonjour Marie-Christine,

J'espére que vous vous portez bien.

Je vous remercie pour votre grande disponibilité ainsi que pour le document.
J'attendrai de vos nouvelles au sujet du versement. J'espére qu'il nous parviendra
rapidement car ces retards de versements creent de véritables enjeux de trésorerie
pour nous.

Je te souhaite une bonne journée et une excellente fin de semaine.

Cordialement,

Sandrine.

Le ven. 18 févr. 2022 4 08:12. Marie-Christine Veilleux

Santé
ol Services sociauy

Québec eara
Bonjour Sandrine,

voici la lettre que vous auriez dii recevoir en octobre dernier. Si j’obtiens des détails sur le
moment du versement, je te fais signe. D’ici 13, nous avons soulevé la préoccupation pour
que des vérifications soient faites a ce sujet a I’interne.

Merci de votre patience.



Québec £5




Manie- Chnistine Velleax, NEH
Coordonnatrice de la lutte contre le tabagisme
Direction de la lutte contre le tabagisme

1075, ch. Sainte-Foy, 11e étage

Québec (Québec) G1S 2M1

AVIS DE CONFIDENTIALITE

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles.
Si vous I’avez regu par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir
immédiatement I’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour I’environnement,
imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

De : Comptabilit¢ AIDQ <comptabilite@aidqg.org>
Envoyé : 15 février 2022 16:48

A : Marie-Christine Veilleux
Cc : Marie-France Boudreault
Objet : Re: Suivi - Financement CQCT 2020-2021

Avertissement automatisé : Ce courriel provient de |'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les piéces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

Bonjour Marie-Christine,

Nous avons effectué une autre vérification; nous n'avons pas recu cette
correspondance. Serait-ce possible de nous la faire parvenir?

Auriez-vous une idée de la date prévue pour le versement du 50 000$?



Je vous remercie d'avance pour votre disponibilité.
Cordialement,

Sandrine Wandji Fondjio
(Elle/She)

Responsable, comptabilité et administration des ressources humaines

Association des intervenants en dépendance du Québec

1001, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 420
Montréal (Québec) H3A 3C8

Numéro sans frais : 1 877 566-9625 poste 105
Télécopieur: 514 287-9649

Courriel : comptabilite@aidg.org
Site Web : www.aidg.org

Le mar. 15 févr. 2022 a 14:01, Marie-Christine Veilleux <-

S

Santé
ef Services sociaux

Québec eara
Bonjour Sandrine,

j’ai fait erreur, la lettre concernant le résiduel de 50 000$ pour 2020-2021 vous serait
parvenue le 29 octobre 2021.

Pouvez-vous vérifier que vous 1’avez bien regue?


mailto:administration@aidq.org
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.aidq.org%2F&data=04%7C01%7Cmarie-christine.veilleux%40msss.gouv.qc.ca%7C2c43d9c8f4f445d8ebbb08d9f2ff903a%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637808001724507896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nVyj0NUYdbgbCyULbK4H5hAjGIl%2FnLTKIurFZAg6UFU%3D&reserved=0

Mereci!

Marie - Clncotine Velleur, M4
Coordonnatrice de la lutte contre le tabagisme
Direction de la lutte contre le tabagisme

1075, ch. Sainte-Foy, 11e étage

Québec (Québec) G1S 2M1

AVIS DE CONFIDENTIALITE

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous 1’avez regu par erreur, ou s’il ne vous est pas destin€, veuillez en
prévenir immédiatement 1’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour
I’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

De : Comptabilité¢ AIDQ <comptabilite@aidg.org>
Envoyé : 14 février 2022 14:06

A : Marie-Christine Veilleux

Cc : Marie-France Boudreault

Objet : Re: Suivi - Financement CQCT 2020-2021

Avertissement automatisé : Ce courriel provient de |'extérieur de votre organisation.
Ne cliquez pas sur les liens et les pieces jointes si vous ne reconnaissez pas
l'expéditeur.

Bonjour Marie-Christine,

J'espére que vous vous portez bien.



Je vous remercie pour votre suivi diligent.

Nous avons effectué de nouvelles vérifications aprés avoir recu votre courriel.
Nous n'avons pas été en mesure de trouver une correspondance datant du 6
décembre 2021 faisant mention du montant résiduel de 50 000$ pour I'année
2020-2021. Ci-joint vous trouverez une copie de la seule correspondance que
nous avons recue le 6 décembre 2021. Il s'agit de la confirmation du financement
de la CQCT pour de I'année 2021-2022; selon notre compréhension, celle-ci ne
parle pas du montant résiduel de I'année 2020-2021. Peut-étre y a-t-il une autre
correspondance qui devait nous étre acheminée? Si c'est le cas, cela signifierait
qu'il y a probablement eu un probléme au moment de sa transmission, car nous
n'avons rien regu. Pourriez-vous, svp, me la faire parvenir pour nous permettre
de mieux comprendre la situation?

Par ailleurs, nous avons effectivement recu en novembre dernier une
correspondance de la Direction de la santé publique qui nous annongait que
nous devions nous attendre a des délais encore plus longs que d'habitude, au
niveau du calendrier de versement de la plupart des financements. En fait, nous
sommes préoccupés par le fait que nous avons finalement recu des paiements
pour I'année financiere 2021-2022, pourtant des versements pour I'année 2020-
2021 sont encore attendus.

Merci encore pour votre disponibilité afin de nous aider a clarifier les différentes
situations.

Cordialement,

Sandrine Wandji Fondjio

(Elle/She)

Responsable, comptabilité et administration des ressources humaines
Association des intervenants en dépendance du Québec

1001, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 420
Montréal (Québec) H3A 3C8

Numéro sans frais : 1 877 566-9625 poste 105
Télécopieur: 514 287-9649

Courriel : comptabilite@aidg.org


mailto:administration@aidq.org

Site Web : www.aidg.org

Le jeu. 10 févr. 2022 a 12:53, Marie-Christine Veilleux <-
_ a écrit :

Santé
et Services sociaux

Québec tata
Bonjour Sandrine,

vous devriez avoir regu, en date du 6 décembre dernier, une lettre confirmant 1’octroi du
résiduel de 50 000$ dont vous faites mention. Pouvez-vous me confirmer que c’est bien
le cas? Il est toutefois fort possible que vous ayez recu cette lettre, mais pas le
versement des sommes a ce jour.

En effet, vous étes nombreux a étre dans cette situation. Vous devriez aussi avoir re¢cu
un lettre sous signature de Julie Rousseau en novembre dernier. Cette lettre visait a
informer nos organismes partenaires que des délais administratifs exceptionnels sont
actuellement observés en lien avec la gestion des demandes financiéres recues a la
Direction générale de santé publique. Elle visait aussi a rassurer nos partenaires a I’effet
que ces délais ne compromettent en aucun cas I’accessibilité du financement prévu.
L’avez-vous regu également?

Est-ce que ces ¢léments d’information répondent a votre questionnement?

Manie - Clncotine Velleur, B4
Coordonnatrice de la lutte contre le tabagisme
Direction de la lutte contre le tabagisme

1075, ch. Sainte-Foy, 11e étage

Québec (Québec) G1S 2M1


https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.aidq.org%2F&data=04%7C01%7Cmarie-christine.veilleux%40msss.gouv.qc.ca%7C2c43d9c8f4f445d8ebbb08d9f2ff903a%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637808001724507896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nVyj0NUYdbgbCyULbK4H5hAjGIl%2FnLTKIurFZAg6UFU%3D&reserved=0

AVIS DE CONFIDENTIALITE

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations
confidentielles. Si vous 1’avez regu par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez
en prévenir immédiatement I’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour
I’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

De : Comptabilité¢ AIDQ <comptabilite@aidg.org>

Envoyé : 10 février 2022 09:04

A : Marie-Christine Veilleux _>
Objet : Suivi - Financement CQCT 2020-2021

Avertissement automatisé : Ce courriel provient de I'extérieur de votre
organisation. Ne cliquez pas sur les liens et les piéces jointes si vous ne reconnaissez
pas l'expéditeur.

Bonjour Marie-Christine,
J'espére que vous vous portez bien.

Je me permets de vous interpeller de nouveau, mais cette fois-ci au sujet du
financement de la CQCT pour I'année financiere 2020-2021.

En fait, nous n'avons toujours pas recu le dernier versement de 50 000$ que
nous devrions recevoir suite au depot du bilan des activites au cours de l'ete
passe.

Pouvez-vous, svp, nous renseigner sur les raisons de ce délai? Quelles sont les
demarches a entreprendre pour reclamer ce versement?

Je vous remercie d'avance pour votre disponibilité.

Je reste a votre disposition pour tout complément d'information.


mailto:comptabilite@aidq.org

Cordialement,

Sandrine Wandji Fondjio

(Elle/She)

Responsable, comptabilité et administration des ressources humaines
Association des intervenants en dépendance du Québec

1001, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 420
Montréal (Québec) H3A 3C8

Numeéro sans frais : 1 877 566-9625 poste 105
Télécopieur: 514 287-9649

Courriel : comptabilite@aidg.org
Site Web : www.aidg.org


https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.aidq.org%2F&data=04%7C01%7Cmarie-christine.veilleux%40msss.gouv.qc.ca%7C2c43d9c8f4f445d8ebbb08d9f2ff903a%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637808001724507896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nVyj0NUYdbgbCyULbK4H5hAjGIl%2FnLTKIurFZAg6UFU%3D&reserved=0



